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De Marina Madrid <marina.mendes@setec.sp.gov.br>
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Prezados, bom dia

Segue resposta acerca do esclarecimento

1. Com relagao a forma de pagamento, atualmente esta Instituicao Financeira e a Contratante atuam por meio
de pagamento automatico no convénio de arrecadacdo via codigo de barras. Considerando a necessidade de
pagamento mensal, podemos considerar que o pagamento via débito em conta mensal, no 20° dia do més
subsequente atende a necessidade do Contratante?

R: O repasse financeiro das arrecadacGes devera ocorrer até o dia util seguinte ao recebimento (D+1) (item
7.9), e o pagamento da remuneragdo a instituicdo financeira credenciada sera realizado no dia 20 do més
subsequente( item 8.4.3).

Atenciosamente,

Marina Madrid de P. Mendes

Agente de Contratacao I .
DILIC - DIVISAO DE LICITACOES

SETEC - Servicos Técnicos Gerais

(19) 3734-6138 / (19) 98948-2970

SETEC

SERVIGOS TECNICOS CERAIS

Em 27/10/2025 11:27, Carolina dos Santos escreveu:

Prezados, bom dia!

@Daniel, tudo bem?

Gostariamos de solicitar o esclarecimento abaixo, referente ao edital de credenciamento n2 25 de 2025.

1. Com relacdo a forma de pagamento, atualmente esta Instituicdo Financeira e a Contratante atuam por meio
de pagamento automatico no convénio de arrecadacdo via cddigo de barras. Considerando a necessidade de
pagamento mensal, podemos considerar que o pagamento via débito em conta mensal, no 202 dia do més
subsequente atende a necessidade do Contratante?

Fico no aguardo e, desde j4, agradeco!



mailto:daniel.machado@setec.sp.gov.br

Atenciosamente,

& Santander | COMECA AG-©®RA

Carolina dos Santos

Governos & Institui¢cdes | Universidades | Universia
VPE Varejo | Retail Banking

Sede Santander - 22° andar

Telefone: +55 (11) 94212-1736

carolina.dos.santos@santander.com.br

De: Daniel Faria de Machado <daniel.machado@setec.sp.gov.br>

Enviada em: quinta-feira, 25 de setembro de 2025 14:31

Para: Carolina dos Santos <carolina.dos.santos@santander.com.br>

Cc: Joao Victor Mendes <joao.mendes@santander.com.br>

Assunto: [EXT]Re: SETEC Campinas & Santander - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - EDITAL 25 DE 2025 -
CREDENCIAMENTO

Prioridade: Alta

ALERTA: Esta mensagem vem de um remetente EXTERNO - cuidado especialmente com links e anexos. Se suspeitar, reporte
imediatamente pelo botdo do peixe ou reenviando a phishing@gruposantander.com

Boa tarde!
Segue resposta ao pedido de esclarecimento:

1. Podemos confirmar o nosso entendimento de que a forma de pagamento podera ser mantido
por meio de deducgdo no repasse, conforme ja praticado no convénio de arrecadacao ativo entre
a Setec Campinas e o Santander?

O Edital 26/2025 no Item 1.11 determina que "a remuneracdo sera mensal e devera ser
efetuada no dia 20 (vinte) do més subsequente, contados da data do ateste do oficio
descrito no item 1.9, relativamente aos documentos de arrecadacao cuja transferéncia
financeira ocorrera, nos termos deste Edital, no més imediatamente anterior."

Daniel Faria de Machado
Gerente de Licitaches
(12)3734-6138 f 98384-0291

SERVICOE TECANLCGOE CERALRS

@ SETEC


mailto:phishing@gruposantander.com

Em 24/09/2025 13:01, Carolina dos Santos escreveu:

Prezados, boa tarde! Tudo bem?
O Banco Santander com interesse em participar do EDITAL N2 25 de 2025, solicita os esclarecimentos abaixo:

1. Podemos confirmar o nosso entendimento de que a forma de pagamento poderd ser mantido por meio de
deducdo no repasse, conforme ja praticado no convénio de arrecadacgdo ativo entre a Setec Campinas e o
Santander?

Podem acusar recebimento?

Fico no aguardo e desde ja agradeco!

Atenciosamente,

& Santander | COMECA AG-©RA

Carolina dos Santos

Governos & Institui¢des | Universidades | Universia
VPE Varejo | Retail Banking

Sede Santander - 22° andar

Telefone: +55 (11) 95904-8539

carolina.dos.santos@santander.com.br

De: marcelo.ferreira@setec.sp.gov.br <marcelo.ferreira@setec.sp.gov.br>

Enviada em: quarta-feira, 17 de setembro de 2025 15:18

Para: Carolina dos Santos <carolina.dos.santos@santander.com.br>

Assunto: Re: RES: [EXT]SETEC Campinas & Santander - Regularizagdo Convénio de Arrecadagao

ALERTA: Esta mensagem vem de um remetente EXTERNO - cuidado especialmente com links e anexos. Se suspeitar,
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reporte imediatamente pelo botdo do peixe ou reenviando a phishing@gruposantander.com

Prezada Carolina,

O aviso de abertura de Credenciamento de Instituicdes Financeiras foi publicado no DOM -
16/09/2025.

Solicitamos o envio da documentacao, para adesao ao Credenciamento n® 01/2025 -
Edital 26/2025 - Processo Adm. n°® SETEC.2025.00003907-23.

Para mais informagdes segue o link:

https://setec.sp.gov.br/uploads/Transparencia Licitacoes/8344/2025-edital-26-de-2025-
credenciamento-de-instituicoes-financeiras edital.pdf

Em caso de dlvidas, estamos a disposicao.

Atenciosamente,
Marcelo Luiz Ferreira
Gerente Financeiro

SETEC-Servicos Técnicos Gerais

Telefone: (19) 3734-6184

e

Em 10/09/2025 18:02, Carolina dos Santos escreveu:

Marcelo, tudo bem?

Muito obrigada pelo retorno!

Aguardamos o edital para seguirmos com o credenciamento.

Obrigada!

Atenciosamente,
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& Santander | COMECA AG-©RA

Carolina dos Santos

Governos & Institui¢cdes | Universidades | Universia
VPE Varejo | Retail Banking

Sede Santander - 22° andar

Telefone: +55 (11) 95904-8539

carolina.dos.santos(@santander.com.br

De: marcelo.ferreira@setec.sp.gov.br <marcelo.ferreira@setec.sp.gov.br>

Enviada em: quarta-feira, 3 de setembro de 2025 10:12

Para: Carolina dos Santos <carolina.dos.santos@santander.com.br>

Cc: Colsetec <colsetec@setec.sp.gov.br>; Wagner Duarte <wagnerduarte@santander.com.br>; Joao Victor
Mendes <joao.mendes@santander.com.br>

Assunto: [EXT]SETEC Campinas & Santander - Regularizacdo Convénio de Arrecadacgdo

ALERTA: Esta mensagem vem de um remetente EXTERNO - cuidado especialmente com links e anexos. Se suspeitar,
reporte imediatamente pelo botdo do peixe ou reenviando a phishing@gruposantander.com

Prezados, bom dia.

Tendo em vista que o Ultimo edital de credenciamento de Instituicdes Bancarias, para arrecadagdo
foi o n® 28/2021 - (protocolo SEI SETEC.2021.00000609-01), encerrado em 21/09/2023, a Divisao
Financeira da SETEC, solicitou em 02/06/2025 a abertura de novo edital de Credenciamento de
Instituicdes Bancarias - SEI SETEC.2025.00003907-23, o processo encontra-se em fase de
analise da Minuta do Edital, ja possui requisicdo e reserva orgcamentaria.

O Edital serd publicado em breve e prontamente encaminhado ao Banco Santander, para
regularizagdo contratual.

Atenciosamente.
Marcelo Luiz Ferreira
Gerente Financeiro

SETEC-Servicos Técnicos Gerais

Telefone: (19) 3734-6184
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Em 28/08/2025 12:58, Daniel Faria de Machado escreveu:
Boa tarde!

Segue email recebido para ciéncia e resposta.

Daniel Faria de Machado
Gerente de Licitacoes
(19)3734-6138 / 98384-0291

@ SETEC

BERVICOS TECNICOE CERALS

Assunto::SETEC Campinas & Santander - Regularizacdo Convénio de Arrecadacdo
Data:28/08/2025 12:46

De:Carolina dos Santos <carolina.dos.santos@santander.com.br>

Para::"colsetec@setec.sp.gov.br" <colsetec@setec.sp.gov.br>

Cc::Wagner Duarte <wagnerduarte@santander.com.br>, Joao Victor Mendes
<joao.mendes@santander.com.br>

Prezados, bom dia!

Vimos por meio deste e-mail informa-los que o contrato de prestacdao de servicos de
Arrecadacao encontra-se em desconformidade formal junto ao Banco Santander.



mailto:carolina.dos.santos@santander.com.br
mailto:colsetec@setec.sp.gov.br
mailto:colsetec@setec.sp.gov.br
mailto:wagnerduarte@santander.com.br
mailto:joao.mendes@santander.com.br

Pela razdo acima exposta, e tendo em vista questdes legais e regulatdrias precisaremos
regularizar o convénio com a maior brevidade que o tema requer.

A assinatura do contrato pode dar-se por meio da adesdo a um credenciamento ja existente, ou
mediante uma contratacdo direta respeitando o limite do valor contratual em R$62.725,59
(sessenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos), conforme
prevé a Lei 14.133/21, em seu art. 75, caput, inciso 1V, alinea c.

Pelas razGes acima expostas, nos colocamos a disposicdo para sanar eventuais dudvidas e
aguardamos o posicionamento de Vossas Senhorias.

Obrigada!

Atenciosamente,

& Santander | COMECA AG-©®RA

Carolina dos Santos

Governos & Institui¢cdes | Universidades | Universia
VPE Varejo | Retail Banking

Sede Santander - 22° andar

Telefone: +55 (11) 95904-8539

carolina.dos.santos@santander.com.br
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